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hematopoyéticos. Jazz Pharmaceuticals y Grupo fOUﬂdCUbe
Espaﬁol Txs. 1-2 marzo 2023 open source webmail software
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Destinatario fcontratos.imas12 <fcontratos.imas12@h12o0.es>
Fecha 2023-01-31 09:09

Buenos dias Sara. Te comento:
La empresa farmacéutica que financia el evento es Jazz, pero lo hace a través del GETH y terapia celular.

Me decis si finalmente hay que modificar el presupuesto, pero por nuestra parte creo que los datos son correctos. Jazz es la empresa que ha
acudido a las visitas del CSIM y la que ha tenido contacto con nosotros.

Un saludo

JL Flordelis

De: fcontratos.imas12 <fcontratos.imas12@h12o0.es>

Enviado: viernes, 27 de enero de 2023 9:51

Para: Centro de simulacion H. 12 de Octubre

Asunto: Re: Gestion econdmica jornada Tx progenitores hematopoyéticos. Jazz Pharmaceuticals y Grupo Espafiol Txs.
1-2 marzo 2023

Buenos dias José Luis,

Estamos con el Contrato por los Servicios del C. Simulacidn que se va a firmar para la III Jornada de Simulacién
clinica complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Nos indicas que el Contrato se va a firmar
con el Grupo Espaiiol de Trasplantes Hematopoyéticos y Terapia Celular pero en el Presupuesto aparece
Jazz Pharmaceuticals.

Salvo que nos indiques otra cosa hacemos el Contrato con los datos del Grupo Espaiiol de Trasplantes
Hematopoyéticos y Terapia Celular y habria que quitar del Presupuesto el nombre de Jazz Pharmaceuticals.
Un saludo,

Sara Gonzélez

Area de Contratos, Convenios y Donaciones

Fundacién para la Investigacién Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre
Avenida de Cérdoba s/n Edificio CAA Planta 62 Bloque D

28041 Madrid

Telf. 91 7792688 (Maria Piedelobo) / 91 7792731 (Sara Gonzdalez)
fcontratos.imas12@hl2o.es

El 2023-01-10 10:55, Centro de simulacién H. 12 de Octubre escribid:
Buenos dias Maria.

Te hago llegar presupuesto y datos de contacto para una actividad financiada que se realizara en el CSIM el
proximo mes de marzo. El presupuesto ya esta aceptado y tenemos el OK de Gerencia para el saldn de actos.

En el correo previo que te reenvio esta el enlace de la secretaria del grupo espafiol de trasplantes
hematopoyéticos, que segin nos han indicado es la entidad que firmara el contrato y la factura.

Si tienes cualquier cuestion hazmelo saber.
Muchas gracias. Un saludo

JL Flordelis
Coordinador Técnico CSIM H120

De: ST GETH <secretaria@geth.es>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 13:13
Para: Centro de simulacién H. 12 de Octubre
Asunto: Formalizacién reserva sala de simulacién.

Estimado Francisco
Estamos de acuerdo con el presupuesto queremos hacer la reserva formal de los medios necesarios para la actividad (te
adjunto el presupuesto) y seremos nosotros quien soporte econdmica la jornada.




Estos son nuestro datos

Grupo Espafiol de Trasplantes Hematopoyéticos y Terapia Celular
G85467041
¢/ Aravaca n? 12 12 B, Madrid 28040

"
"Este mensaje, o sus anexos, pueden contener informacion confidencial, en especial datos de caracter personal, y se dirigen exclusivamente al
destinatario del mismo que esta obligado al secreto profesional respecto de la informacion y los datos contenidos en el mensaje. Si usted lo ha
recibido por error, por favor, comuniquenoslo por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y en todo caso absténgase de utilizar,
reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y/o ficheros anexos, pudiendo incurrir, en caso de llevar a cabo tales
acciones, en responsabilidades legales. En cualquier caso, la reproduccion o comunicacion a terceros de la informacion contenida en el
presente mensaje o en sus anexos debe estar previamente autorizada por el emisor. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del
presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras
manipulaciones efectuadas por terceros."
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